
Ok, nos parece bien, quedamos que la recogeis el miércoles!
 
Tenemos pendiente una reunión para varios temas, os daremos una previsión en breve.
 
Gracias
 
De: info@bishopsl.com <info@bishopsl.com> 
Enviado el: viernes, 7 de febrero de 2025 9:06
Para: debora@cbestudio.es
Asunto: RE: recogida Torrelodones
 
OK, el coste de la recogida son 225€+ IVA. Si tenéis vosotros otra agencia que os lo pueda hacer más barato perfecto.
 
Respecto a la facturas que hay pendientes de pago os ruego nos deis una previsión de pagos.
 
 

 
De: debora@cbestudio.es [mailto:debora@cbestudio.es] 
Enviado el: jueves, 06 de febrero de 2025 13:11
Para: info@bishopsl.com
Asunto: recogida Torrelodones
 
Buenos días, según conversación con Zacarias, pactamos la recogida de la máquina para el próximo miércoles día 12 de febrero de 2025.
 
Queda pendiente hablar con Zacarías para mirar una solución a los pago pendientes.
 
Muchas gracias,

From <debora@cbestudio.es>
Subject RE: recogida Torrelodones

To <info@bishopsl.com>
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